
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

2019-2020 / Kurumsal Denemeler / Kurumsal Deneme-3 / Netbil 8.Sınıf Deneme Sınavı-3 13-01-2020
Mardin - MİDYAT - NECİP FAZIL KISAKÜREK İMAM HATİP ORTAOKULU
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 42 - CEREN BAYSOY 8 / C 20 0 20.00 9 1 8.67 8 1 7.67 10 0 10.00 17 2 16.33 18 2 17.33 82.00 6.00 80.00 457.007 484 65 11 1
2 19 - KÜBRA AYGÜN 8 / C 20 0 20.00 8 2 7.33 10 0 10.00 6 4 4.67 17 3 16.00 18 2 17.33 79.00 11.00 75.33 448.622 779 105 17 2
3 157 - İREM POLAT 8 / B 17 3 16.00 6 4 4.67 9 1 8.67 9 1 8.67 19 0 19.00 17 3 16.00 77.00 12.00 73.01 434.830 1258 190 29 3
4 54 - HAZRA NUR DAĞ 8 / B 20 0 20.00 8 1 7.67 8 2 7.33 9 1 8.67 14 3 13.00 18 2 17.33 77.00 9.00 74.00 433.319 1331 207 31 4
5 146 - YUSUF ÖZDEMİR 8 / C 17 3 16.00 7 3 6.00 10 0 10.00 9 1 8.67 19 1 18.67 16 4 14.67 78.00 12.00 74.01 428.933 1484 230 37 5
6 130 - SAFİYE ÖZTEK 8 / C 18 2 17.33 7 3 6.00 10 0 10.00 7 3 6.00 18 2 17.33 16 4 14.67 76.00 14.00 71.33 424.919 1722 289 43 6
7 61 - MAİDE URAN 8 / C 18 1 17.67 6 4 4.67 9 1 8.67 10 0 10.00 16 2 15.33 16 4 14.67 75.00 12.00 71.01 417.067 2075 371 56 7
8 104 - NİSA PEKEDİS 8 / B 16 4 14.67 6 4 4.67 9 1 8.67 10 0 10.00 17 1 16.67 16 1 15.67 74.00 11.00 70.35 413.156 2267 419 65 8
9 86 - MUHAMMED ÖRENÇ 8 / C 17 3 16.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 1 7.67 18 2 17.33 15 4 13.67 74.00 14.00 69.33 411.600 2366 446 69 9

10 39 - EMRULLAH AKBULUT 8 / A 18 2 17.33 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 16 4 14.67 15 5 13.33 73.00 17.00 67.33 401.215 2960 589 109 10
11 66 - İSLAM DAĞDELEN 8 / C 17 3 16.00 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 18 2 17.33 14 6 12.00 73.00 17.00 67.33 401.215 2960 589 109 10
12 472 - SÜMEYYE ŞENEL BODUR 8 / B 17 2 16.33 6 3 5.00 9 0 9.00 8 1 7.67 16 2 15.33 14 4 12.67 70.00 12.00 66.00 394.800 3322 673 128 12
13 177 - İZZETTİN SEVEN 8 / A 18 2 17.33 8 2 7.33 9 1 8.67 6 3 5.00 15 4 13.67 15 5 13.33 71.00 17.00 65.33 393.807 3343 679 129 13
14 173 - ZEYNEP DEMİREL 8 / B 19 1 18.67 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 15 3 14.00 13 6 11.00 72.00 15.00 67.01 393.363 3357 682 130 14
15 165 - MUSTAFA NUR 8 / A 15 5 13.33 5 4 3.67 9 1 8.67 8 2 7.33 18 1 17.67 15 5 13.33 70.00 18.00 64.00 391.837 3464 714 134 15
16 55 - BÜNYAMİN GÜLÜŞKEN 8 / A 17 3 16.00 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 16 4 14.67 15 5 13.33 71.00 19.00 64.67 391.363 3511 722 138 16
17 35 - ELİF AYDIN 8 / B 15 5 13.33 8 2 7.33 7 3 6.00 10 0 10.00 14 1 13.67 17 2 16.33 71.00 13.00 66.66 391.333 3553 733 142 17
18 36 - ELİF PEKEDİS 8 / C 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 11 3 10.00 15 2 14.33 72.00 9.00 68.99 387.363 3828 801 154 18
19 185 - BÜŞRA SELEN 8 / B 14 4 12.67 8 1 7.67 4 5 2.33 6 3 5.00 14 2 13.33 18 2 17.33 64.00 17.00 58.33 378.993 4336 941 179 19
20 137 - TUBA AĞIRMAN 8 / C 16 4 14.67 10 0 10.00 10 0 10.00 6 4 4.67 13 5 11.33 16 4 14.67 71.00 17.00 65.34 377.556 4382 956 181 20
21 49 - GÜLSÜM TURĞUT 8 / B 14 6 12.00 4 6 2.00 8 2 7.33 7 3 6.00 17 2 16.33 16 4 14.67 66.00 23.00 58.33 377.526 4413 969 185 21
22 144 - YUSRA YENİGÜN 8 / B 17 3 16.00 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 15 3 14.00 12 7 9.67 70.00 17.00 64.34 371.630 4771 1076 210 22
23 134 - SENA AĞIRMAN 8 / B 18 2 17.33 7 3 6.00 7 3 6.00 9 1 8.67 16 2 15.33 11 9 8.00 68.00 20.00 61.33 371.570 4827 1091 216 23
24 141 - YASEMİN AKAN 8 / C 18 2 17.33 6 4 4.67 9 1 8.67 10 0 10.00 12 6 10.00 14 5 12.33 69.00 18.00 63.00 369.600 4954 1127 226 24
25 67 - MEHMET ERTEM 8 / A 15 5 13.33 9 1 8.67 10 0 10.00 5 5 3.33 15 3 14.00 14 6 12.00 68.00 20.00 61.33 365.659 5208 1192 241 25
26 46 - EYYÜP SULTAN YENİGÜN 8 / C 15 4 13.67 7 1 6.67 9 1 8.67 4 4 2.67 13 2 12.33 15 3 14.00 63.00 15.00 58.01 363.719 5322 1224 247 26
27 135 - SÜMEYYE İZGİ 8 / B 15 3 14.00 7 2 6.33 6 3 5.00 6 2 5.33 12 5 10.33 16 3 15.00 62.00 18.00 55.99 357.748 5788 1358 273 27
28 84 - MUHAMMED KAPKIN 8 / C 15 5 13.33 9 1 8.67 9 1 8.67 2 5 0.33 14 2 13.33 14 5 12.33 63.00 19.00 56.66 357.230 5820 1371 279 28
29 126 - NURSENA TUNÇ 8 / B 15 5 13.33 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 13 4 11.67 14 5 12.33 66.00 20.00 59.33 353.807 6060 1434 295 29
30 138 - YAĞMUR ŞEVVAL GÜN 8 / C 15 4 13.67 6 4 4.67 9 1 8.67 7 3 6.00 15 2 14.33 12 8 9.33 64.00 22.00 56.67 349.867 6351 1534 314 30
31 128 - PEYRÜZE ÖZDEMİR 8 / B 12 8 9.33 6 4 4.67 6 4 4.67 6 4 4.67 14 2 13.33 17 3 16.00 61.00 25.00 52.67 349.852 6360 1537 315 31
32 10 - MUHAMMED BURAK ARAS 8 / C 17 3 16.00 7 3 6.00 8 2 7.33 5 5 3.33 13 4 11.67 12 7 9.67 62.00 24.00 54.00 345.956 6596 1614 331 32
33 132 - SALİH ÇELİK 8 / C 15 5 13.33 6 4 4.67 9 1 8.67 7 2 6.33 10 5 8.33 16 4 14.67 63.00 21.00 56.00 344.430 6738 1668 345 33
34 64 - MARUF ÖZMEN 8 / A 18 2 17.33 4 6 2.00 9 1 8.67 7 3 6.00 10 6 8.00 13 5 11.33 61.00 23.00 53.33 341.941 6985 1760 360 34
35 106 - NURSENA KÜBRA ÇETİNKA 8 / B 16 4 14.67 6 4 4.67 9 1 8.67 8 2 7.33 11 7 8.67 14 6 12.00 64.00 24.00 56.01 340.044 7076 1792 364 35
36 228 - ABDÜLMELİK ATAÇ 8 / C 13 7 10.67 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 12 6 10.00 15 5 13.33 64.00 24.00 56.00 334.074 7589 1958 397 36
37 93 - DERYA GÜNEL 8 / B 16 2 15.33 4 5 2.33 9 1 8.67 10 0 10.00 11 4 9.67 11 6 9.00 61.00 18.00 55.00 332.593 7706 1998 404 37
38 87 - MUHAMMED SALİH TUNÇ 8 / C 16 4 14.67 7 3 6.00 10 0 10.00 5 5 3.33 11 4 9.67 12 6 10.00 61.00 22.00 53.67 332.133 7736 2009 407 38
39 121 - BETÜL ÇİÇEK 8 / B 15 4 13.67 2 7 -0.33 6 3 5.00 9 1 8.67 9 6 7.00 16 3 15.00 57.00 24.00 49.01 331.141 7840 2048 415 39
40 159 - NİDA SULTAN OLDAÇ 8 / B 14 6 12.00 5 5 3.33 10 0 10.00 9 1 8.67 14 2 13.33 11 9 8.00 63.00 23.00 55.33 330.104 7949 2082 425 40
41 56 - İBRAHİM DOĞAN 8 / C 13 7 10.67 3 7 0.67 9 1 8.67 7 3 6.00 14 6 12.00 14 6 12.00 60.00 30.00 50.01 328.178 8059 2115 429 41
42 154 - FEYZA NUR AKGÜL 8 / B 13 5 11.33 5 3 4.00 7 3 6.00 9 1 8.67 11 5 9.33 14 3 13.00 59.00 20.00 52.33 327.126 8177 2169 443 42
43 171 - ELİF FİDAN 8 / B 13 7 10.67 7 2 6.33 6 4 4.67 6 4 4.67 16 2 15.33 11 9 8.00 59.00 28.00 49.67 324.696 8370 2240 460 43
44 97 - MÜKRİME NUR TOPRAK 8 / B 15 5 13.33 6 4 4.67 7 3 6.00 7 3 6.00 13 6 11.00 12 8 9.33 60.00 29.00 50.33 324.163 8460 2275 465 44
45 65 - MEHMET ENES DEMİR 8 / C 15 5 13.33 7 3 6.00 8 2 7.33 5 5 3.33 11 9 8.00 14 6 12.00 60.00 30.00 49.99 322.193 8624 2333 478 45
46 150 - SÜLEYMAN DEMİREL 8 / A 15 5 13.33 7 3 6.00 9 1 8.67 5 5 3.33 9 9 6.00 15 5 13.33 60.00 28.00 50.66 320.207 8813 2405 493 46
47 187 - ÖMER PALA 8 / A 17 3 16.00 7 3 6.00 10 0 10.00 4 6 2.00 9 10 5.67 12 6 10.00 59.00 28.00 49.67 314.341 9284 2600 531 47
48 29 - BURAK ACAR 8 / C 13 7 10.67 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 12 2 11.33 11 9 8.00 58.00 26.00 49.33 306.415 10046 2914 584 48
49 164 - YÜSRA AKINCI 8 / B 14 6 12.00 3 6 1.00 8 1 7.67 7 3 6.00 8 4 6.67 14 6 12.00 54.00 26.00 45.34 303.481 10303 3014 601 49
50 142 - YASİN ORHAN 8 / A 13 7 10.67 4 5 2.33 6 4 4.67 8 2 7.33 12 4 10.67 10 6 8.00 53.00 28.00 43.67 295.096 11097 3322 654 50
51 216 - NİSA KURNAZ 8 / B 13 7 10.67 5 5 3.33 10 0 10.00 5 5 3.33 12 1 11.67 9 9 6.00 54.00 27.00 45.00 292.622 11349 3430 672 51
52 69 - MEHMET YILDIZ 8 / A 14 4 12.67 8 2 7.33 8 2 7.33 5 5 3.33 7 4 5.67 12 8 9.33 54.00 25.00 45.66 290.622 11546 3512 686 52
53 57 - MERYEM AKAY 8 / B 12 6 10.00 2 6 0.00 8 2 7.33 7 1 6.67 6 3 5.00 14 3 13.00 49.00 21.00 42.00 286.667 11946 3695 714 53
54 85 - MUHAMMED MUTA UNAR 8 / A 14 3 13.00 8 2 7.33 9 1 8.67 2 2 1.33 5 6 3.00 13 7 10.67 51.00 21.00 44.00 283.719 12248 3828 735 54
55 148 - ZEYNEP SAĞDIÇ 8 / B 10 7 7.67 7 2 6.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 5 6.33 13 6 11.00 56.00 22.00 48.67 283.215 12293 3854 743 55
56 91 - BURAK İŞCAN 8 / A 13 3 12.00 6 4 4.67 5 4 3.67 8 2 7.33 3 4 1.67 14 2 13.33 49.00 19.00 42.67 283.215 12293 3854 743 55
57 40 - ESRA ÜREK 8 / C 15 5 13.33 7 3 6.00 6 4 4.67 3 7 0.67 7 13 2.67 14 6 12.00 52.00 38.00 39.34 282.726 12356 3882 749 57
58 96 - MERYEM ZELAL DEMİR 8 / B 15 4 13.67 6 4 4.67 7 3 6.00 2 4 0.67 4 5 2.33 13 5 11.33 47.00 25.00 38.67 278.756 12792 4076 776 58
59 145 - YUSUF KESLER 8 / A 14 6 12.00 7 3 6.00 7 3 6.00 2 3 1.00 11 5 9.33 9 11 5.33 50.00 31.00 39.66 277.244 12954 4144 787 59
60 90 - MUHAMMED ZEKİ BİLİM 8 / A 13 5 11.33 2 7 -0.33 6 2 5.33 7 3 6.00 9 8 6.33 11 7 8.67 48.00 32.00 37.33 272.326 13497 4386 820 60
61 210 - ELİF AKLAN 8 / B 13 5 11.33 4 5 2.33 5 5 3.33 1 6 -1.00 6 2 5.33 11 5 9.33 40.00 28.00 30.65 260.919 14807 4992 931 61
62 175 - ENES AÇIŞ 8 / A 11 9 8.00 5 5 3.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 8 7 5.67 12 6 10.00 44.00 39.00 31.00 251.126 15957 5562 1014 62
63 147 - ZEHRA AKINCI 8 / C 13 2 12.33 4 6 2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 5 7 2.67 11 5 9.33 36.00 27.00 27.00 248.133 16333 5760 1046 63
64 186 - MUHAMMED SELEN 8 / A 11 6 9.00 6 1 5.67 6 4 4.67 2 5 0.33 11 8 8.33 8 9 5.00 44.00 33.00 33.00 248.133 16333 5760 1046 63
65 12 - ABDULĞAFUR AKBULUT 8 / A 17 3 16.00 5 5 3.33 6 4 4.67 5 5 3.33 5 6 3.00 5 8 2.33 43.00 31.00 32.66 243.185 16980 6077 1090 65
66 199 - TUANA COŞACAK 8 / C 10 10 6.67 6 4 4.67 7 3 6.00 6 3 5.00 3 4 1.67 13 7 10.67 45.00 31.00 34.68 235.867 17935 6568 1167 66
67 125 - ABDULLAH AÇIŞ 8 / C 12 8 9.33 6 4 4.67 9 0 9.00 2 8 -0.67 10 9 7.00 7 13 2.67 46.00 42.00 32.00 231.852 18466 6825 1193 67
68 163 - YUSUF DEMİREL 8 / A 15 4 13.67 3 6 1.00 9 1 8.67 5 5 3.33 5 9 2.00 6 10 2.67 43.00 35.00 31.34 227.941 19008 7107 1231 68
69 79 - MERYEM ORAL 8 / C 10 10 6.67 4 6 2.00 8 2 7.33 5 3 4.00 4 2 3.33 10 9 7.00 41.00 32.00 30.33 220.489 20095 7657 1323 69
70 92 - MUSAB MESUT YENİGÜN 8 / C 12 7 9.67 5 5 3.33 8 2 7.33 1 4 -0.33 5 3 4.00 7 11 3.33 38.00 32.00 27.33 216.044 20728 7971 1360 70
71 129 - SAFANUR AKYÜZ 8 / B 11 6 9.00 3 4 1.67 5 5 3.33 2 6 0.00 3 7 0.67 9 7 6.67 33.00 35.00 21.34 204.237 22338 8855 1488 71
72 20 - ŞÜKRAN YEŞİLMEN 8 / C 6 12 2.00 1 3 0.00 8 2 7.33 2 2 1.33 2 1 1.67 13 5 11.33 32.00 25.00 23.66 201.719 22775 9116 1521 72

Genel 9.89 3.74 4.76 2.97 4.78 6.57 32.72 242.906 37578
İl 8.18 2.93 3.99 1.97 3.46 5.23 25.76 213.139 18619

İlçe 8.52 3.19 4.46 2.32 3.89 5.74 28.11 222.334 2859
Kurum 13.38 5.04 7.27 5.34 10.17 11.37 52.56 333.050 72

ORTALAMALAR KATILIMLAR


